
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT ÖZEL YAHYA KAPTAN DOĞRU CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TYT REHBER DENEME - 5  (1.OTURUM) 134 425 1247 19439

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,23 13,12 17,95 2,20 1,50 1,83 2,11 1,25 1,80 3,08 0,75 2,89 3,98 0,50 3,85 0,02 0,01 0,02 8,77 5,10 7,50 1,77 1,75 1,34 1,99 1,74 1,56 1,45 1,32 1,12 46,60 27,04 39,86 226,160

Okul Ortalaması 20,73 13,50 17,35 2,11 1,56 1,72 2,47 1,21 2,17 3,33 0,81 3,12 4,02 0,38 3,92 0,03 0,04 0,02 6,27 4,46 5,15 1,06 1,49 0,69 1,25 1,18 0,95 1,22 1,19 0,92 42,49 25,82 36,01 214,070

KATILIMLAR

1 189 GÜLÇİN 11E 27 13 23,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 68 19 63,25 315,285 2118

2 387 EMRE GÖKKAYA 11A 33 5 31,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 11 6 9,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 3 0,25 68 19 63,25 305,295 2526

3 980 GAMZE AKBABA 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 0 13,00 64 9 61,75 303,935 2581

4 141 KEREM ERSOY 11A 32 3 31,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 8 12,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 64 15 60,25 297,860 2840

5 571 MUSTAFA ESKİ 11A 14 7 12,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 21 5 19,75 3 2 2,50 3 3 2,25 4 1 3,75 63 19 58,25 295,050 2986

6 150 GÜLSEREN KABA 11A 23 8 21,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 17 1 16,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 2 0,50 59 16 55,00 282,640 3548

7 172 ŞEYMA DİŞCİ 11A 29 8 27,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 12 3 11,25 4 0 4,00 1 3 0,25 59 18 54,50 278,705 3743

8 8 KEREM KESİKBAŞ 11C 27 12 24,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 10 1 9,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 60 21 54,75 278,048 3779

9 241 BEYZANUR TAŞDEMİR 11A 27 11 24,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 13 4 12,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 59 22 53,50 275,703 3901

10 475 NİSA CİVELEK 11A 24 9 21,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 3 12,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 57 16 53,00 274,503 3971

11 208 AYŞE NAZLI TONGUÇ 11C 27 9 24,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 8 3 7,25 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 58 17 53,75 272,910 4067

12 265 NECLA ALİBEYOĞLU 11A 26 14 22,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 14 3 13,25 2 2 1,50 2 1 1,75 58 24 52,00 272,305 4108

13 454 YASEMİN MEMİŞ 11C 27 11 24,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 4 3,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 3 2,25 59 25 52,75 267,555 4452

14 303 KÜBRA NUR ÇETİN 11A 29 11 26,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 8 13 4,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 58 30 50,50 262,543 4800

15 341 FAHRİYE DEMİR 11A 31 9 28,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 56 20 51,00 262,133 4828

16 221 MUHAMMET ÖZOĞUL 11A 23 11 20,25 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 4 9,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 55 21 49,75 262,045 4836

17 173 ERVANUR ŞURA AKYIL 11D 28 10 25,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 3 4,25 2 1 1,75 4 0 4,00 54 19 49,25 257,588 5205

18 187 FARUK AKBABA 11B 26 10 23,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 14 6 12,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 53 25 46,75 255,543 5367

19 351 ALİ ARDA ÖNCÜ 11A 28 8 26,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 11 7 9,25 1 4 0,00 1 1 0,75 1 3 0,25 53 23 47,25 255,273 5390

20 489 SARE AKGÜL 11E 27 11 24,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 1 0 1,00 1 1 0,75 51 16 47,00 252,948 5587

21 200 AKİF AYDOĞAN 11D 26 10 23,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 52 16 48,00 252,765 5604

22 204 AHMET ÖZTÜRK 11C 25 15 21,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 1 4,75 4 3 3,25 2 0 2,00 1 0 1,00 53 23 47,25 251,520 5700

23 338 BETÜL ERBAY 11A 26 9 23,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 2 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 50 14 46,50 251,018 5737

24 978 CANSU ACUN 12A 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 3 4,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 52 22 46,50 250,115 5811

25 215 SUDENUR MORGÜL 11B 29 5 27,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 50 13 46,75 249,730 5849

26 408 SALİH ÖNAL 11E 25 14 21,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 2 0 2,00 1 2 0,50 51 21 45,75 247,883 6015

27 405 SÜMEYYE GÜNEŞ 11D 23 9 20,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 7 3 6,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 49 14 45,50 247,258 6072

28 180 RAHMAN BAYRAKDAR 11C 25 13 21,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 2 9,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 49 19 44,25 245,575 6224

29 236 SUDE ÇAKAR 11C 25 9 22,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 8 1 7,75 47 12 44,00 244,443 6321
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 21,23 13,12 17,95 2,20 1,50 1,83 2,11 1,25 1,80 3,08 0,75 2,89 3,98 0,50 3,85 0,02 0,01 0,02 8,77 5,10 7,50 1,77 1,75 1,34 1,99 1,74 1,56 1,45 1,32 1,12 46,60 27,04 39,86 226,160

Okul Ortalaması 20,73 13,50 17,35 2,11 1,56 1,72 2,47 1,21 2,17 3,33 0,81 3,12 4,02 0,38 3,92 0,03 0,04 0,02 6,27 4,46 5,15 1,06 1,49 0,69 1,25 1,18 0,95 1,22 1,19 0,92 42,49 25,82 36,01 214,070

KATILIMLAR

30 105 ALPEREN EKREM 11A 19 12 16,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 1 6,75 4 2 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 51 26 44,50 243,585 6398

31 588 ZAFER DEMİRCAN 11B 25 13 21,75 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 2 5,50 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 20 44,00 242,603 6493

32 175 BERKE EROĞLU 11B 18 3 17,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 16 5 14,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 13 41,75 241,345 6610

33 268 RAUF F ÖZVEREN 11E 28 12 25,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 51 25 44,75 240,858 6663

34 170 MERT EFE DEMİRTAŞ 11C 25 15 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 49 21 43,75 239,165 6849

35 453 SÜMEYYE DENİZ 11B 23 10 20,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 8 5 6,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 47 19 42,25 237,118 7069

36 248 HÜSEYİN SEVİLMİŞ 11A 26 6 24,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 11 3,25 47 18 42,50 237,020 7081

37 289 TUĞSEM ÇEVİK 11C 30 8 28,00 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 6 12 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 50 30 42,50 236,285 7136

38 452 TAHİR BOZKURT 11A 20 14 16,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 13 7 11,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 48 29 40,75 235,933 7173

39 244 SALİH UMUT 11D 26 10 23,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 14 42,50 235,670 7196

40 412 MERVE ÇOTUR 11A 19 21 13,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 10 6 8,50 4 3 3,25 2 2 1,50 2 1 1,75 51 38 41,50 235,468 7214

41 293 TUĞBA ALTIN 11A 27 12 24,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 9 6 7,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 49 31 41,25 235,203 7246

42 385 KÜRŞAT AYDEMİR 11D 24 14 20,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 8 7 6,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 49 31 41,25 234,678 7314

43 457 NURSEDA YAMAN 11A 23 10 20,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 6 5 4,75 2 2 1,50 2 1 1,75 47 22 41,50 233,940 7409

44 229 AYŞENUR AYSU 11A 24 10 21,50 14 1 13,75 3 1 2,75 2 0 2,00 43 12 40,00 233,695 7424

45 445 DAMLA AKIN 11A 20 11 17,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 11 6 9,50 4 3 3,25 2 1 1,75 2 3 1,25 48 29 40,75 233,515 7449

46 492 BERKAYIKESİKBAŞ 11D 22 13 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 2 7,50 45 18 40,50 233,268 7469

47 192 MELİKE ÇOTUR 11A 23 14 19,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 47 24 41,00 232,665 7544

48 524 BEYTULLAH EROĞLU 11C 22 11 19,25 2 0 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 13 7 11,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 46 27 39,25 231,330 7715

49 323 ZEYNEP KURT 11C 26 10 23,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 46 22 40,50 231,280 7722

50 207 MEDİNE USLU 11A 22 12 19,00 2 0 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 10 4 9,00 1 0 1,00 3 1 2,75 1 4 0,00 45 22 39,50 229,835 7895

51 358 ALPEREN ARDA 11D 22 13 18,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 4 7,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 24 39,00 228,453 8045

52 300 BEYZA ACET 11C 26 12 23,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 1 0,75 44 16 40,00 228,440 8049

53 209 ASUDE ÇETİN 11C 24 15 20,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 4 5,00 45 23 39,25 227,780 8123

54 240 YAREN UĞUR 11D 24 13 20,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 44 18 39,50 226,738 8245

55 487 HAZEL BACACI 11D 28 10 25,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 43 13 39,75 226,183 8308

56 365 YİĞİT GÜNAYDIN 12B 23 13 19,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 46 28 39,00 225,463 8392

57 174 BETÜL YILDIZ 11A 26 5 24,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 4 7 2,25 3 0 3,00 1 0 1,00 42 12 39,00 224,093 8557

58 401 AYŞE FEYZA BURUŞ 11B 25 10 22,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 15 2,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 46 30 38,50 223,580 8617
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 21,23 13,12 17,95 2,20 1,50 1,83 2,11 1,25 1,80 3,08 0,75 2,89 3,98 0,50 3,85 0,02 0,01 0,02 8,77 5,10 7,50 1,77 1,75 1,34 1,99 1,74 1,56 1,45 1,32 1,12 46,60 27,04 39,86 226,160

Okul Ortalaması 20,73 13,50 17,35 2,11 1,56 1,72 2,47 1,21 2,17 3,33 0,81 3,12 4,02 0,38 3,92 0,03 0,04 0,02 6,27 4,46 5,15 1,06 1,49 0,69 1,25 1,18 0,95 1,22 1,19 0,92 42,49 25,82 36,01 214,070

KATILIMLAR

59 660 ÖZNUR BİRGİN 11D 21 16 17,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 43 18 38,50 223,365 8648

60 509 AHMET YILMAZ 11B 25 8 23,00 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 8 5 6,75 42 19 37,25 222,203 8768

61 375 SUDENAZ AYSU 11C 22 15 18,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 42 20 37,00 221,218 8878

62 312 AYŞENUR GÜR 11A 19 8 17,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 13 6 11,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 41 19 36,25 221,183 8882

63 227 SILA YAREN MEŞE 11B 18 10 15,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 43 23 37,25 220,968 8911

64 249 YUSUF ONKUN 11B 17 17 12,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 5 4,75 5 2 4,50 2 5 0,75 4 2 3,50 47 38 37,50 219,948 9037

65 525 GÖKHAN AKSOY 11A 17 11 14,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 10 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 45 33 36,75 216,975 9377

66 420 EBRAR ÇELİKBİLEK 11C 23 12 20,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 7 12 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 44 35 35,25 213,763 9769

67 539 ECE KAYA 11B 16 10 13,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 6 4 5,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 3 0,25 39 21 33,75 209,693 10295

68 388 OĞUZHAN AKKAYA 11B 17 4 16,00 4 1 3,75 13 5 11,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 35 11 32,25 209,093 10390

69 0 BERRANUR IŞIL PULAT 11B 21 7 19,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 37 12 34,00 207,408 10618

70 315 ELİF *K AYA 11E 19 16 15,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 3 6,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 40 30 32,50 206,935 10680

71 288 ELANUR GÜLMÜŞ 11E 21 16 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 40 28 33,00 205,780 10814

72 714 SUDEM ŞENOKTAY 11B 19 14 15,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 6 4,50 3 1 2,75 39 26 32,50 205,300 10874

73 945 GAMZE DÖNMEZ 12A 20 17 15,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 41 35 32,25 205,185 10887

74 161 BATUHAN KOCAASLAN 11B 23 9 20,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 19 32,25 204,585 10973

75 423 EMİN TALHA AKIN 11B 17 20 12,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 9 4,75 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 43 43 32,25 204,393 11003

76 343 EMİRHAN TURAK 11D 18 14 14,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 8 6 6,50 37 22 31,50 204,030 11045

77 306 AYŞEGÜL AKCAN 11D 21 13 17,75 3 0 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 6 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 23 32,25 203,825 11069

78 262 ÖZKAN ŞEN 11B 14 15 10,25 5 0 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 3 2,25 38 24 32,00 203,818 11073

79 378 RUMEYSA YAĞIZ 11B 20 11 17,25 2 1 1,75 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 3 0,25 3 4 2,00 0 3 -0,75 40 33 31,75 203,015 11172

80 377 ALİYE GÜMÜŞTEKİN 11E 25 10 22,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 37 19 32,25 202,468 11236

81 522 MUHAMMED KOÇ 11B 18 11 15,25 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 7 7 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 36 21 30,75 200,465 11492

82 171 İREM ŞAHİN 11D 24 15 20,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 37 24 31,00 198,638 11708

83 211 ÖZGE Ö *ĞUL 11B 21 12 18,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 37 26 30,50 196,865 11916

84 409 İSMAİL DEMİRTAŞ 11B 20 17 15,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 7 5 5,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 38 34 29,50 196,358 11993

85 910 GAM*  GÜNEŞ 11E 15 25 8,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 15 11 12,25 38 40 28,00 196,303 12001

86 413 MERYEM DEMİR 11E 21 18 16,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 25 29,75 196,283 12003

87 502 ZEHRA GÖKSAL 12A 21 13 17,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 4 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 36 25 29,75 195,450 12096
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Genel Ortalama 21,23 13,12 17,95 2,20 1,50 1,83 2,11 1,25 1,80 3,08 0,75 2,89 3,98 0,50 3,85 0,02 0,01 0,02 8,77 5,10 7,50 1,77 1,75 1,34 1,99 1,74 1,56 1,45 1,32 1,12 46,60 27,04 39,86 226,160

Okul Ortalaması 20,73 13,50 17,35 2,11 1,56 1,72 2,47 1,21 2,17 3,33 0,81 3,12 4,02 0,38 3,92 0,03 0,04 0,02 6,27 4,46 5,15 1,06 1,49 0,69 1,25 1,18 0,95 1,22 1,19 0,92 42,49 25,82 36,01 214,070

KATILIMLAR

88 234 BURAK ÖKTEN 11E 21 17 16,75 2 3 1,25 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 6 1,50 0 3 -0,75 37 31 29,25 194,105 12255

89 982 BÜŞRA KÜÇÜKÇETİN 12A 22 18 17,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 36 27 29,25 193,718 12300

90 725 ARDA DEMİR 11E 16 18 11,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 37 31 29,25 192,968 12407

91 382 YASİN KARACA 11D 17 12 14,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 22 28,50 192,605 12451

92 344 MUSA TAKLAVI 11B 16 17 11,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 12 3 11,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 34 28 27,00 192,103 12513

93 900 RIDVAA YAĞLIDERE 12A 22 16 18,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 6 2,50 1 1 0,75 36 32 28,00 190,170 12750

94 931 SEMANUR KARADENİZ 12A 24 14 20,50 1 4 0,00 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 33 21 27,75 188,053 12983

95 678 SAMET ÜRESİN 11D 19 14 15,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 3 0,25 34 26 27,50 187,990 12990

96 291 DUYGU ŞANLI 11B 17 20 12,00 1 2 0,50 7 1 6,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 33 24 27,00 187,680 13026

97 941 ÇAĞLAR ARI 12B 17 16 13,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 6 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 30 26,50 185,605 13286

98 691 NAZ EYLÜL YILMAZ 11D 20 11 17,25 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 30 14 26,50 185,603 13287

99 190 YUSUF AKDOĞMUŞ 11A 17 15 13,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 4 6 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 35 34 26,50 185,453 13302

100 759 NAZLICAN YILMAZ 11C 18 15 14,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 0 1,00 32 22 26,50 184,703 13376

101 925 BUSENUR CİVELEK 12B 17 23 11,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 8 0,00 3 0 3,00 36 37 26,75 184,465 13400

102 459 METEHAN AKDUMAN 11C 17 21 11,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 33 25,75 184,310 13424

103 960 BATIN ŞİŞMAN 12B 20 16 16,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 34 31 26,25 183,323 13539

104 223 ESMANUR DEMİRÖZ 11D 17 20 12,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 12 2,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 4 2 3,50 39 52 26,00 182,860 13598

105 665 HÜMEYRA GÜNAY 11D 22 12 19,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 8 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 34 33 25,75 182,478 13633

106 324 Z KARDELEN YOLDAŞ 11E 20 14 16,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 30 19 25,25 180,228 13842

107 548 AZİZE DAŞ 11C 13 14 9,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 11 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 32 30 24,50 178,030 14045

108 206 YILMAZ ÖMER KOL 11B 11 15 7,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 3 2,25 31 25 24,75 177,755 14075

109 944 EDANUR BAYRAKDAR 12A 15 19 10,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 30 25 23,75 176,425 14186

110 559 SELEN 11E 17 22 11,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 32 34 23,50 175,910 14235

111 217 SÜMEYYE ARI 11A 11 12 8,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 3 8 1,00 2 4 1,00 3 0 3,00 3 2 2,50 32 33 23,75 174,578 14377

112 905 ZÜBEYİRHÜDALFA AYDIN 12A 17 23 11,25 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 12 -2,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 37 54 23,50 172,983 14509

113 166 HASAN AYHAN 12A 14 13 10,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 28 22 22,50 171,338 14663

114 939 SERRA ERYILMAZ 12B 16 13 12,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 4 0 4,00 3 0 3,00 27 21 21,75 170,860 14705

115 381 BERİL SEYHAN C 11B 9 3 8,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 8 7 6,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 27 26 20,50 169,103 14858

116 710 SÜMEYYE COŞKUN 11E 15 25 8,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 6 0,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 32 43 21,25 168,195 14926
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ İZMİT ÖZEL YAHYA KAPTAN DOĞRU CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TYT REHBER DENEME - 5  (1.OTURUM) 134 425 1247 19439

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,23 13,12 17,95 2,20 1,50 1,83 2,11 1,25 1,80 3,08 0,75 2,89 3,98 0,50 3,85 0,02 0,01 0,02 8,77 5,10 7,50 1,77 1,75 1,34 1,99 1,74 1,56 1,45 1,32 1,12 46,60 27,04 39,86 226,160

Okul Ortalaması 20,73 13,50 17,35 2,11 1,56 1,72 2,47 1,21 2,17 3,33 0,81 3,12 4,02 0,38 3,92 0,03 0,04 0,02 6,27 4,46 5,15 1,06 1,49 0,69 1,25 1,18 0,95 1,22 1,19 0,92 42,49 25,82 36,01 214,070

KATILIMLAR

117 951 EMİRHAN KAYA 12A 15 17 10,75 1 3 0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 27 22 21,50 167,988 14944

118 963 ATANUR DURDU 12B 15 22 9,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 28 29 20,75 166,273 15092

119 167 FATİH EREN BAYRAKTAR 11D 11 18 6,50 1 1 0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 3 3,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 26 25 19,75 164,473 15245

120 818 HATİCEÇAKAR 12A 19 16 15,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 25 20 20,00 163,450 15339

121 942 BERAT ÖZDOĞAN 12B 16 23 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 1 0,75 29 37 19,75 163,095 15373

122 972 AYŞE GÜL YILMAZ 12A 14 21 8,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 29 39 19,25 161,915 15469

123 934 NURBANU AYAZ 12B 16 20 11,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 28 35 19,25 161,523 15495

124 915 SALİH AKSOY 12A 13 15 9,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 21 16,75 153,515 16084

125 0 SE İM ARDA TAŞPINAR 11B 9 20 4,00 1 1 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 1 2,75 5 4 4,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 26 39 16,25 153,433 16095

126 927 YUSUF GÖRÜŞ   B 11 12 8,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 21 18 16,50 152,425 16159

127 718 KEREM YAŞAR 11E 9 16 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 10 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 25 36 16,00 150,760 16289

128 958 ESMA İPŞİR 12B 14 24 8,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 23 29 15,75 150,158 16323

129 707 HAYRUNNİSA YÜKSEL 11E 13 18 8,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 27 15,25 148,738 16414

130 849 ÖZGEZYÜKSEL 12A 12 17 7,75 3 0 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 22 27 15,25 148,495 16424

131 928 SUDENAZ TOZAN 12B 16 18 11,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 20 19 15,25 148,378 16433

132 930 ARDA DEMİR 12B 12 26 5,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 22 37 12,75 141,073 16813

133 954 SERDAR ÜLGER 12A 9 26 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 21 44 10,00 132,815 17226

134 974 ERTUĞRUL ÖZCAN 12A 2 0 2,00 1 0 1,00 3 0 3,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                5 / 6


